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Muy buenas tardes Sres. GREEN WASTE
 Reciban un cordial saludo,
 Adjunto orden de compra BAQ0211 para dar inicio al proceso de destrucción de averías de Popsy.
 
NOTA: TENER EN CUENTA DIRECCION DE ENTREGA
TENER EN CUENTA CORREO DE RECEPCION DE FACTURA ELECTRONICA 901295207@provyser.com.co
 
@Saray Gonzalez @Pedro Luis Castro Gallagher agradezco programación de pago del anticipo ya que es necesario
para la certificación de disposición de residuos.
 

 
De: Sugey de Jesus Franco Castro <sugey.franco@ambipar.com>
Enviado el: viernes, 28 de noviembre de 2025 5:27 p. m.
Para: Ana Marcela Barraza <controlcalidad@provyser.com.co>
Asunto: RE: Envío de propuesta solicitada Destrucción y Disposición
 

Marcela, cordial saludo:

De antemano, agradezco la oportunidad de poder atenderlos en el requerimiento que
necesitan.

De acuerdo con lo conversado, le envío la propuesta para que nos colabore con la firma en la
ultima hoja de aceptación y los documentos solicitados. Lo mejor de todo es que ya están

mailto:901295207@provyser.com.co
mailto:financiero@provyser.com.co
mailto:plcastro@provyser.com.co


creados con nosotros, por lo que solo es necesario ingresar el servicio, lo cual considero hará
el proceso más rápido.

En cuanto al pago, sería a 30 días; sin embargo, si ustedes cancelan antes, gestionaré de
inmediato el certificado de destrucción y disposición para que todo el proceso quede
debidamente cerrado y cumplido.

Quedo atenta a cualquier inquietud o indicación.

 
 
 

Sugey Franco 
Asesora Comercial.
Calle 30 # 5A - 99 Bodega 4 Barranquilla – Colombia
NIT 900429985-7 
3205257412
www.ecopositiva.com
sugey.franco@ambipar.com
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que sea necesario. 
ECOPOSITIVA SAS ESP comprometidos con el Medio Ambiente
 

De: Sugey de Jesus Franco Castro <sugey.franco@ambipar.com>
Enviado: jueves, 20 de noviembre de 2025 11:21
Para: Control Calidad <controlcalidad@provyser.com.co>
Asunto: Envío de propuesta solicitada Destrucción y Disposición
 
Marcela, cordial saludo.

De acuerdo con su solicitud, le envío la propuesta solicitada.

Estaré atenta a su confirmación y a cualquier comentario adicional que desee compartir.
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CONFIDENTIAL INFORMATION: All the information contained within this electronic message
from Ambipar Group is covered by the disclaimer at https://ambipar.com/disclaimer/
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