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Celular 3014809842 email: a.rojas@ecopositiva.com 

 

Bogotá D.C., marzo 2023 
 
 
Señor 

Apropet 

 
Asunto: Propuesta Económica No: PC23031602 
 
Apreciados señores, 
 

 

(El valor total a cancelar será el resultado de calcular la cantidad real ejecutada por el valor 

unitario, o el valor mínimo por servicio de acuerdo a esta propuesta económica).   

 

VIGENCIA DE LA PROPUESTA: 

Esta propuesta comercial tiene una vigencia de 30 días calendario, contados a partir 

de la fecha de emisión.  

De antemano agradezco la atención prestada. 

CORDIALMENTE, 

Arturo Rojas Rivera 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO Total 
Camión Vacío para evacuación y transporte de 
hasta 9 m³ de residuos succionados y 
vertimiento en el lugar de disposición final o 
planta de tratamiento. 6am a 6pm 
(Vehículo utilizado para succión y sondeo de 
tramos con un diámetro menor o igual a 4", 
Tanque de almacenamiento de agua 1m3, 
Tanque almacenamiento residuos 10m3. 
Camión de Vacío 

1 viaje 
Max 1,5 hora 

$ 870.000 

$870.000 

Aguas disposicion Kg  $410 
Horas adicionales servicio succión agua  Hora $240.000 $1.560.000 
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Celular 3014809842 email: a.rojas@ecopositiva.com 

 

Director Comercial 
CELULAR: 3014809842 
E-MAIL: a.rojas@ecopositiva.com 
 
Si la propuesta es Aceptada por favor remitir un correo con el siguiente 

formato firmado y copia del Rut al correo a.rojas@ecopositiva.com y 

comercial@ecopositiva.com.  

Acepto las condiciones acordadas dentro de la propuesta comercial No23031602 

mailto:a.rojas@ecopositiva.com
mailto:a.rojas@ecopositiva.com
mailto:comercial@ecopositiva.com


17/3/23, 8:22 Correo de Ecopositiva - Re: SERVICIO - RECOLECCION RESPEL AGUAS CONTAMINADAS

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=39664ee164&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1760556268051533721&simpl=msg-f:1760556268051533… 1/10

AUXILIAR CONTABLE <auxcontable@ecopositiva.com>

Re: SERVICIO - RECOLECCION RESPEL AGUAS CONTAMINADAS
3 mensajes

Arturo R <a.rojas@ecopositiva.com> 16 de marzo de 2023, 15:07
Para: LOGISTICA ECOPOSITIVA <logistica@ecopositiva.com>, igalviz@apropet.com, AUXILIAR CONTABLE <auxcontable@ecopositiva.com>,
CONTABILIDAD ECOPOSITIVA <contabilidad@ecopositiva.com>

Cordial saludo

Envio propuesta comercial para el servicio de vactor y disposicion de las aguas; quedamos atentos a su aceptación para enviar
propuesta. 

 
Agradezco la atención prestada, quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Arturo Rojas 
Director Comercial
Celular 3014809842
https://www.linkedin.com/in/arturo-rojas-b53994a2/

                                                                                 
"Somos líderes en brindar soluciones ambientales altamente eficientes"
Calle 18 numero 65b-80  Bogotá

El mar, 14 mar 2023 a las 20:28, LOGISTICA ECOPOSITIVA (<logistica@ecopositiva.com>) escribió:
Por favor cotización para poder pedir el vactor

---------- Forwarded message ---------
De: Iscis Andrea Galviz Rojas <igalviz@apropet.com>
Date: mar, 14 de mar. de 2023 4:37 p. m.
Subject: RE: SERVICIO - RECOLECCION RESPEL AGUAS CONTAMINADAS
To: LOGISTICA ECOPOSITIVA <logistica@ecopositiva.com>

Buen día

 

Adjunto lo solicitado, profundidad de 2 mts aprox

 

 

https://www.linkedin.com/in/arturo-rojas-b53994a2/
https://www.google.com/maps/search/Calle+18+numero+65b-80%C2%A0%C2%A0+Bogot%C3%A1?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Calle+18+numero+65b-80%C2%A0%C2%A0+Bogot%C3%A1?entry=gmail&source=g
mailto:logistica@ecopositiva.com
mailto:igalviz@apropet.com
mailto:logistica@ecopositiva.com
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Iscis Andrea Galviz Rojas Supervisor SSOMA igalviz@apropet.com PBX: (601) 8596905 Móvil: +57
322 2352960 www.apropet.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Calle 17 # 81B – 83

Bogotá D.C. Colombia.



17/3/23, 8:22 Correo de Ecopositiva - Re: SERVICIO - RECOLECCION RESPEL AGUAS CONTAMINADAS

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=39664ee164&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1760556268051533721&simpl=msg-f:1760556268051533… 3/10

 

 

La información transmitida en este correo, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter estrictamente confidencial y reservado. La información está dirigida únicamente a la persona o entidad a la cual se envía.

El acceso al contenido de esta comunicación por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado. El uso total o parcial, impresión, reproducción, retención o distribución por personas diferentes al

destinatario está absolutamente prohibido y es sancionado por la ley. Si usted no es el destinatario autorizado o recibió este correo por error, por favor bórrelo de su buzón e informe al remitente sobre el error en él

envió y la destrucción del correo. Las opiniones comunicadas en este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la empresa, a menos que se indique claramente lo

contrario y que pueda ser verificado. Por las características del medio de comunicación, APROPET SAS. No puede hacerse responsable por la integridad y confidencialidad de los correos electrónicos. El receptor

deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier adjunto a él. Razón por la cual la empresa no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus trasmitido en este

correo Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar.  APROPET SAS. Declina cualquier responsabilidad por este mensaje en el evento de alteración o falsificación.

 

                            ¡Antes de imprimir este correo, por favor compruebe que es verdaderamente necesario! ¡El medio ambiente es cosa de todos!

 

De: LOGISTICA ECOPOSITIVA <logistica@ecopositiva.com>
Enviado el: martes, 14 de marzo de 2023 9:48 a. m.
Para: Iscis Andrea Galviz Rojas <igalviz@apropet.com>
Asunto: Re: SERVICIO - RECOLECCION RESPEL AGUAS CONTAMINADAS

 

ATENCIÓN: Este correo electrónico se envió desde fuera de la organización. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos que
reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

 

Buen día,

 

Me podrian enviar fotos si son tan amables del tanque o de la trampa de grasa.

mailto:logistica@ecopositiva.com
mailto:igalviz@apropet.com
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Agradezco la atención prestada, quedo atenta a comentarios.

 

Cordialmente,

 

Imagen integrada 1                                                                         

 

 

Yurany Gallego Gómez

Coordinador Logístico

Tel: 3905789 Celular 3185893555 

ECOPOSITIVA S.A.S  E.S.P.
"Somos líderes en brindar soluciones ambientales altamente eficientes"

 

El mar, 14 mar 2023 a la(s) 08:56, Iscis Andrea Galviz Rojas (igalviz@apropet.com) escribió:

Buen día

 

Agradezco tu colaboración con servicio de bactor para retiro de recolección de aguas contaminadas en dique de contención.

 

Quedo atenta

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Calle 17 # 81B – 83

Bogotá D.C. Colombia.

 

 

La información transmitida en este correo, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter estrictamente confidencial y reservado. La información está dirigida únicamente a la persona o entidad a la cual se

envía. El acceso al contenido de esta comunicación por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado. El uso total o parcial, impresión, reproducción, retención o distribución por personas

diferentes al destinatario está absolutamente prohibido y es sancionado por la ley. Si usted no es el destinatario autorizado o recibió este correo por error, por favor bórrelo de su buzón e informe al remitente

sobre el error en él envió y la destrucción del correo. Las opiniones comunicadas en este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la empresa, a menos que se

indique claramente lo contrario y que pueda ser verificado. Por las características del medio de comunicación, APROPET SAS. No puede hacerse responsable por la integridad y confidencialidad de los correos

electrónicos. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier adjunto a él. Razón por la cual la empresa no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por

cualquier virus trasmitido en este correo Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar.  APROPET SAS. Declina cualquier responsabilidad por este mensaje en

el evento de alteración o falsificación.

 

mailto:igalviz@apropet.com
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                            ¡Antes de imprimir este correo, por favor compruebe que es verdaderamente necesario! ¡El medio ambiente es cosa de todos!

 

El sistema de correo de San Miguel Industrias PET S.A ésta destinado únicamente para fines informativos y/o laborales, cualquier otro uso
contraviene las políticas de la Institución. Toda información contenida en este mensaje es confidencial y de uso exclusivo de San Miguel Industrias
PET S.A. Su divulgación, copia y/o adulteración están prohibidas y sólo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje. Si usted
ha recibido este mensaje por error por favor proceda a eliminarlo y notificar al remitente.

El sistema de correo de San Miguel Industrias PET S.A ésta destinado únicamente para fines informativos y/o laborales, cualquier otro uso contraviene
las políticas de la Institución. Toda información contenida en este mensaje es confidencial y de uso exclusivo de San Miguel Industrias PET S.A. Su
divulgación, copia y/o adulteración están prohibidas y sólo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje. Si usted ha recibido este
mensaje por error por favor proceda a eliminarlo y notificar al remitente.

23031602 Prop. Apropet aguas.pdf
187K

Iscis Andrea Galviz Rojas <igalviz@apropet.com> 16 de marzo de 2023, 16:07
Para: Arturo R <a.rojas@ecopositiva.com>, LOGISTICA ECOPOSITIVA <logistica@ecopositiva.com>, AUXILIAR CONTABLE
<auxcontable@ecopositiva.com>, CONTABILIDAD ECOPOSITIVA <contabilidad@ecopositiva.com>

Buen día

 

Confirmo aceptación del servicio

 

Quedo atenta a programacion

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Calle 17 # 81B – 83

Bogotá D.C. Colombia.

 

 

La información transmitida en este correo, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter estrictamente confidencial y reservado. La información está dirigida únicamente a la persona o entidad a la cual se envía. El

acceso al contenido de esta comunicación por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado. El uso total o parcial, impresión, reproducción, retención o distribución por personas diferentes al

destinatario está absolutamente prohibido y es sancionado por la ley. Si usted no es el destinatario autorizado o recibió este correo por error, por favor bórrelo de su buzón e informe al remitente sobre el error en él

envió y la destrucción del correo. Las opiniones comunicadas en este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la empresa, a menos que se indique claramente lo

contrario y que pueda ser verificado. Por las características del medio de comunicación, APROPET SAS. No puede hacerse responsable por la integridad y confidencialidad de los correos electrónicos. El receptor deberá

verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier adjunto a él. Razón por la cual la empresa no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus trasmitido en este correo

Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar.  APROPET SAS. Declina cualquier responsabilidad por este mensaje en el evento de alteración o falsificación.

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=39664ee164&view=att&th=186ec099144c8f99&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lfbjmfd30&safe=1&zw
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                            ¡Antes de imprimir este correo, por favor compruebe que es verdaderamente necesario! ¡El medio ambiente es cosa de todos!

 

De: Arturo R <a.rojas@ecopositiva.com>
Enviado el: jueves, 16 de marzo de 2023 3:08 p. m.
Para: LOGISTICA ECOPOSITIVA <logistica@ecopositiva.com>; Iscis Andrea Galviz Rojas <igalviz@apropet.com>; AUXILIAR CONTABLE
<auxcontable@ecopositiva.com>; CONTABILIDAD ECOPOSITIVA <contabilidad@ecopositiva.com>
Asunto: Re: SERVICIO - RECOLECCION RESPEL AGUAS CONTAMINADAS

 

ATENCIÓN: Este correo electrónico se envió desde fuera de la organización. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos que
reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

 

Cordial saludo

 

Envio propuesta comercial para el servicio de vactor y disposicion de las aguas; quedamos
atentos a su aceptación para enviar propuesta. 

 

 
Agradezco la atención prestada, quedo atento a comentarios.

 

Cordialmente,

Arturo Rojas 
Director Comercial

Celular 3014809842

https://www.linkedin.com/in/arturo-rojas-b53994a2/

                                                                                 

"Somos líderes en brindar soluciones ambientales altamente eficientes"
Calle 18 numero 65b-80  Bogotá

 

 

El mar, 14 mar 2023 a las 20:28, LOGISTICA ECOPOSITIVA (<logistica@ecopositiva.com>) escribió:

Por favor cotización para poder pedir el vactor

 

mailto:a.rojas@ecopositiva.com
mailto:logistica@ecopositiva.com
mailto:igalviz@apropet.com
mailto:auxcontable@ecopositiva.com
mailto:contabilidad@ecopositiva.com
https://www.linkedin.com/in/arturo-rojas-b53994a2/
https://www.google.com/maps/search/Calle+18+numero+65b-80+Bogot%C3%A1?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Calle+18+numero+65b-80+Bogot%C3%A1?entry=gmail&source=g
mailto:logistica@ecopositiva.com
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---------- Forwarded message ---------
De: Iscis Andrea Galviz Rojas <igalviz@apropet.com>
Date: mar, 14 de mar. de 2023 4:37 p. m.
Subject: RE: SERVICIO - RECOLECCION RESPEL AGUAS CONTAMINADAS
To: LOGISTICA ECOPOSITIVA <logistica@ecopositiva.com>

 

Buen día

 

Adjunto lo solicitado, profundidad de 2 mts aprox

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Calle 17 # 81B – 83

Bogotá D.C. Colombia.

 

 

La información transmitida en este correo, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter estrictamente confidencial y reservado. La información está dirigida únicamente a la persona o entidad a la cual se envía.

El acceso al contenido de esta comunicación por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado. El uso total o parcial, impresión, reproducción, retención o distribución por personas diferentes al

destinatario está absolutamente prohibido y es sancionado por la ley. Si usted no es el destinatario autorizado o recibió este correo por error, por favor bórrelo de su buzón e informe al remitente sobre el error en él

envió y la destrucción del correo. Las opiniones comunicadas en este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la empresa, a menos que se indique claramente lo

contrario y que pueda ser verificado. Por las características del medio de comunicación, APROPET SAS. No puede hacerse responsable por la integridad y confidencialidad de los correos electrónicos. El receptor

deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier adjunto a él. Razón por la cual la empresa no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus trasmitido en este

correo Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar.  APROPET SAS. Declina cualquier responsabilidad por este mensaje en el evento de alteración o falsificación.

 

mailto:igalviz@apropet.com
mailto:logistica@ecopositiva.com
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                            ¡Antes de imprimir este correo, por favor compruebe que es verdaderamente necesario! ¡El medio ambiente es cosa de todos!

 

De: LOGISTICA ECOPOSITIVA <logistica@ecopositiva.com>
Enviado el: martes, 14 de marzo de 2023 9:48 a. m.
Para: Iscis Andrea Galviz Rojas <igalviz@apropet.com>
Asunto: Re: SERVICIO - RECOLECCION RESPEL AGUAS CONTAMINADAS

 

ATENCIÓN: Este correo electrónico se envió desde fuera de la organización. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos que
reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

 

Buen día,

 

Me podrian enviar fotos si son tan amables del tanque o de la trampa de grasa.

 

 

Agradezco la atención prestada, quedo atenta a comentarios.

 

Cordialmente,

 

                                                                         

 

 

Yurany Gallego Gómez

Coordinador Logístico

Tel: 3905789 Celular 3185893555 

ECOPOSITIVA S.A.S  E.S.P.
"Somos líderes en brindar soluciones ambientales altamente eficientes"

 

El mar, 14 mar 2023 a la(s) 08:56, Iscis Andrea Galviz Rojas (igalviz@apropet.com) escribió:

Buen día

 

Agradezco tu colaboración con servicio de bactor para retiro de recolección de aguas contaminadas en dique de contención.

 

Quedo atenta

 

 

 

 

 

 

 

mailto:logistica@ecopositiva.com
mailto:igalviz@apropet.com
mailto:igalviz@apropet.com
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Av. Calle 17 # 81B – 83

Bogotá D.C. Colombia.

 

 

La información transmitida en este correo, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter estrictamente confidencial y reservado. La información está dirigida únicamente a la persona o entidad a la cual se

envía. El acceso al contenido de esta comunicación por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado. El uso total o parcial, impresión, reproducción, retención o distribución por personas

diferentes al destinatario está absolutamente prohibido y es sancionado por la ley. Si usted no es el destinatario autorizado o recibió este correo por error, por favor bórrelo de su buzón e informe al remitente

sobre el error en él envió y la destrucción del correo. Las opiniones comunicadas en este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la empresa, a menos que se

indique claramente lo contrario y que pueda ser verificado. Por las características del medio de comunicación, APROPET SAS. No puede hacerse responsable por la integridad y confidencialidad de los correos

electrónicos. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier adjunto a él. Razón por la cual la empresa no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por

cualquier virus trasmitido en este correo Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar.  APROPET SAS. Declina cualquier responsabilidad por este mensaje en

el evento de alteración o falsificación.

 

                            ¡Antes de imprimir este correo, por favor compruebe que es verdaderamente necesario! ¡El medio ambiente es cosa de todos!

 

El sistema de correo de San Miguel Industrias PET S.A ésta destinado únicamente para fines informativos y/o laborales, cualquier otro uso
contraviene las políticas de la Institución. Toda información contenida en este mensaje es confidencial y de uso exclusivo de San Miguel Industrias
PET S.A. Su divulgación, copia y/o adulteración están prohibidas y sólo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje. Si usted
ha recibido este mensaje por error por favor proceda a eliminarlo y notificar al remitente.

El sistema de correo de San Miguel Industrias PET S.A ésta destinado únicamente para fines informativos y/o laborales, cualquier otro uso
contraviene las políticas de la Institución. Toda información contenida en este mensaje es confidencial y de uso exclusivo de San Miguel Industrias
PET S.A. Su divulgación, copia y/o adulteración están prohibidas y sólo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje. Si usted ha
recibido este mensaje por error por favor proceda a eliminarlo y notificar al remitente.

[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos
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Arturo R <a.rojas@ecopositiva.com> 17 de marzo de 2023, 01:05
Para: logistica ecopositiva <logistica@ecopositiva.com>, Coordinacion Ambiental ECOPOSITIVA <ambiental@ecopositiva.com>, AUXILIAR CONTABLE
<auxcontable@ecopositiva.com>, Maria Victoria Giraldo <m.giraldo@ecopositiva.com>

Yurani me colaboras con esta programación; tener en cuenta que es con TWM son aguas contaminadas del proceso de ellos.
preguntar si es para la planta de Fontibon

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=39664ee164&view=att&th=186ec400ba7d55d4&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=39664ee164&view=att&th=186ec400ba7d55d4&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=39664ee164&view=att&th=186ec400ba7d55d4&attid=0.4&disp=attd&safe=1&zw


17/3/23, 8:22 Correo de Ecopositiva - Re: SERVICIO - RECOLECCION RESPEL AGUAS CONTAMINADAS

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=39664ee164&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1760556268051533721&simpl=msg-f:176055626805153… 10/10

@Coordinacion Ambiental ECOPOSITIVA y @AUXILIAR CONTABLE  les encargó la creación

Agradezco la atención prestada, quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Arturo Rojas 
Director Comercial
Celular 3014809842
https://www.linkedin.com/in/arturo-rojas-b53994a2/

                                                                                 
"Somos líderes en brindar soluciones ambientales altamente eficientes"
Calle 18 numero 65b-80  Bogotá
[Texto citado oculto]
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