12/6/25, 12:09 p.m.

E Outlook

Fw: CONSOLIDADO EDITORIAL NOMOS MAYO 25: Luisa Lopez - Outlook

Fw: CONSOLIDADO EDITORIAL NOMOS MAYO 25

Desde Arturo Rojas <arturo.rojas@ambipar.com>
Fecha Jue 12/06/2025 9:01
Para Luisa Lopez <luisa.lopez@ambipar.com>

Luisa me puedes ayudar con este ingreso

Obtener Outlook para iOS

De: Johanna Saavedra <johanna.saavedra@ambipar.com>
Enviado: Thursday, June 12, 2025 8:45:20 AM

Para: Arturo Rojas <arturo.rojas@ambipar.com>; Dayanis Delgado <dayanis.delgado@ambipar.com>

Cc: Brayan Martinez <brayan.martinez@ambipar.com>
Asunto: RE: CONSOLIDADO EDITORIAL NOMOS MAYO 25

Buen dia Sr Arturo!

Por favor ingresar a Gresst el valor de la hora para que el sistema lo liquide, ya que no esta registrado el valor, mil gracias, quedo muy atenta!

PROPIETARIO
< Regresar Nombre: EDITORIAL NOMOS SA Identificacion: 860516954
Materiales
-+ Material del banco -+ Material del gestor [ Personalizar grilla # Importar  + Exportar
Nombre Tipoder... Descripe... Sinénimos Referencia
CANECAS 5 A 8 CON PEGANTE PELIGROSO.. = RPCS080 null
COPROCESAMIENTO PARA CDR COPROCES... VE1 NUEVO
HORA EXTRA DIURNA OPERARIO SERVICIOS PER1 NUEVO
HORA EXTRA DIURNA OPERARIO SIN PRETR. SERVGTO030 null
HORA EXTRA DIURNA SUPERVISOR SIN PRETR. SERVGTO30 null
HORA EXTRA DIURNA SUPERVISOR SERVICIOS PER1 NUEVO
HORA EXTRA FESTIVA DIURNA OPERARIO SERVICIOS PER1 NUEVO
HORA EXTRA NOCTURNA FESTIVA OPERARIO SERVICIOS PER1 NUEVO
HORA EXTRA NOCTURNA FESTIVA OPERARIO SIN PRETR. SERVGTO30 null
HORA EXTRA NOCTURNA FESTIVA SUPERVISOR SIN PRETR... SERVGTO30 null
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Cordialmente,

ambipar®

environment
ecopositiva

Johanna Saavedra Cardenas.
Asistente Comercial

Calle 18 # 65 B 80, Bogota — Colombia

NIT 900428885

3116743813

www.ecopositiva.com
johanna.saavedra@ambipar.com
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Email: gambiental@nomos.c:

M. E. S. $ Servicio
Ca.. 12..

Peso

Ca

Ca..

655.00

13546.00

13050.00

14350.00

17683.00

26516.00

17050.00

25550.00
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12/6/25, 12:09 p.m. Fw: CONSOLIDADO EDITORIAL NOMOS MAYO 25: Luisa Lopez - Outlook

Antes de imprimir este mensaje, asegurese de que sea necesario.
ECOPOSITIVA SAS ESP comprometidos con el Medio Ambiente

De: Arturo Rojas <arturo.rojas@ambipar.com>

Enviado: martes, 10 de junio de 2025 16:18

Para: Dayanis Delgado <dayanis.delgado@ambipar.com>; Johanna Saavedra <johanna.saavedra@ambipar.com>
Cc: Brayan Martinez <brayan.martinez@ambipar.com>

Asunto: RE: CONSOLIDADO EDITORIAL NOMOS MAYO 25

Cordial saludo
Teniendo en cuenta que tenemos con ellos un acuuerdo 10% AlU;
La hora extra queda en $21.900

Gracias

L

Arturo Rojas

Gerente comercial
https://www.linkedin.com/in/arturo-rojas-rivera-b53994a2/
Calle 18 # 65 B 80, Bogota — Colombia

3014809842

WWW.ecopositiva.com

arturo.rojas@ambipar.com

" El mundo donde los residuos se convierten en oportunidades"

De: Dayanis Delgado <dayanis.delgado@ambipar.com>

Enviado: martes, 10 de junio de 2025 15:52

Para: Arturo Rojas <arturo.rojas@ambipar.com>; Johanna Saavedra <johanna.saavedra@ambipar.com>
Cc: Brayan Martinez <brayan.martinez@ambipar.com>

Asunto: RE: CONSOLIDADO EDITORIAL NOMOS MAYO 25

Buenas tardes Don Arturo
El valor de la Hora Extra Festiva Diurna es de $19.946 para nosotros.
Quedo atenta

Cordialmente,

L

Dayanis Delgado

Coordinador de Talento Humano

dayanis.delgado@ambipar.com

WWW.ecopositiva.com

ECOPOSITIVAS.A.S

"Somos lideres en brindar soluciones ambientales altamente eficientes

Tel: 3905789 Ext: 103
Celular: 3176653288
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12/6/25, 12:09 p.m. Fw: CONSOLIDADO EDITORIAL NOMOS MAYO 25: Luisa Lopez - Outlook

De: Arturo Rojas <arturo.rojas@ambipar.com>

Enviado: martes, 10 de junio de 2025 11:47 a. m.

Para: Johanna Saavedra <johanna.saavedra@ambipar.com>; Dayanis Delgado <dayanis.delgado@ambipar.com>
Cc: Brayan Martinez <brayan.martinez@ambipar.com>

Asunto: RE: CONSOLIDADO EDITORIAL NOMOS MAYO 25

Cordial saludo
Dayanis tu colaboracidon con este tema que costo tiene esto:

HORA EXTRA FESTIVA DIURNA OPERARIO}

Para saber cuanto vamos a cobrar

Arturo Rojas

Gerente comercial
https://www.linkedin.com/in/arturo-rojas-rivera-b53994a2/
Calle 18 # 65 B 80, Bogota — Colombia

3014809842

WWW.ecopositiva.com

arturo.rojas@ambipar.com
" El mundo donde los residuos se convierten en oportunidades"

De: Johanna Saavedra <johanna.saavedra@ambipar.com>
Enviado: martes, 10 de junio de 2025 7:55

Para: Arturo Rojas <arturo.rojas@ambipar.com>

Cc: Brayan Martinez <brayan.martinez@ambipar.com>
Asunto: RV: CONSOLIDADO EDITORIAL NOMOS MAYO 25

Buen dia Sr Arturo!

Solicito su amable ayuda con el registro en Gresst del valor solicitado para poder facturar, mil gracias, quedo muy atenta!

Cordialmente,

ambipar®

environment

ecopositiva

Johanna Saavedra Cardenas.

Asistente Comercial

Calle 18 # 65 B 80, Bogota — Colombia

NIT 900428885

3116743813

www.ecopositiva.com

johanna.saavedra@ambipar.com

Antes de imprimir este mensaje, asegurese de que sea necesario.
ECOPOSITIVA SAS ESP comprometidos con el Medio Ambiente

De: Brayan Martinez <brayan.martinez@ambipar.com>
Enviado: lunes, 9 de junio de 2025 8:11
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12/6/25, 12:09 p.m.

Para: Johanna Saavedra <johanna.saavedra@ambipar.com>
Asunto: RE: CONSOLIDADO EDITORIAL NOMOS MAYO 25

Buen dia
Este dato lo debe dar el sr Arturo.

ambipar®

environment
ecopositiva

Brayan Martinez
Asistente Contable

brayan.martinez@ambipar.com
WWW.ecopositiva.com

"Somos lideres en brindar soluciones ambientales altamente eficientes"

Cel : 302 3305499

De: Johanna Saavedra <johanna.saavedra@ambipar.com>
Enviado: sdbado, 7 de junio de 2025 11:24

Para: Brayan Martinez <brayan.martinez@ambipar.com>
Asunto: CONSOLIDADO EDITORIAL NOMOS MAYO 25

Buen dia Brayan!!

Fw: CONSOLIDADO EDITORIAL NOMOS MAYO 25: Luisa Lopez - Outlook

Para consultarte, tenemos en Gresst las siguientes horas registradas pero no hay valor para la resaltada, por favor tu ayuda para poder facturar, quedo muy atenta

a tu instruccién, mil gracias!

Numero Solicitante Vehiculo Fe.cl"1a Descr|p<.:|on
Solicitud Inicio Material
EDITORIAL
43207 NOMOS SA WGP076/5/5/2025 SERVICIO OPERARIOS PER1 SERVICIOS
EDITORIAL
43207 WGPO076/5/5/2025 RECARGO NOCTURNO OPERARIO |PER1 SERVICIOS
NOMOS SA
EDITORIAL HORA EXTRA NOCTURNA
43207 NOMOS SA WGP076/5/5/2025 FESTIVA OPERARIO PER1 SERVICIOS
43207 EDITORIAL WGP076/5/5/2025 HORA EXTRA DIURNA OPERARIO |PER1 SERVICIOS
NOMOS SA
EDITORIAL HORA EXTRA FESTIVA DIURNA
43207 NOMOS SA WGPO0765/5/2025 OPERARIO PER1 SERVICIOS
EDITORIAL HORA EXTRA NOCTURNA
43207 NOMOS SA WGP076/5/5/2025 FESTIVA OPERARIO PER1 SERVICIOS
EDITORIAL HORA EXTRA NOCTURNA
43207 NOMOS SA WGP076/5/5/2025 OPERARIO PER1 SERVICIOS

Cordialmente,

ambipar®

environment

ecopositiva

Johanna Saavedra Cardenas.

Asistente Comercial

Calle 18 # 65 B 80, Bogota — Colombia

about:blank?windowld=SecondaryReadingPane22

181

24

13

Tratamiento Cantidad Peso Valor Unit

$

0 2.683.195

$5.573
$26.516
$13.546
5 -
$26.516

$18.562

Precio
Servicio

$13.415.975
$1.008.713
$636.384

$176.098

$79.548

$92.810

$ 15.409.528

Numero Fect
Manifiesto| Manifi

316052025/0
31605/2025/0
316052025/0
316052025/0
31605/2025/0
316052025/0

316052025/0
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12/6/25, 12:09 p.m. Fw: CONSOLIDADO EDITORIAL NOMOS MAYO 25: Luisa Lopez - Outlook

NIT 900428885

3116743813

www.ecopositiva.com

johanna.saavedra@ambipar.com

Antes de imprimir este mensaje, asegurese de que sea necesario.
ECOPOSITIVA SAS ESP comprometidos con el Medio Ambiente
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