28/4/25, 15:59 Correo: Natalia Saenz - Outlook

E Outlook

RE: ASIGNACION ECOPOSITIVA ABRIL - ACTA #34-35-36 - LICITACION 01-2025

Desde Brayan Martinez <brayan.martinez@ambipar.com>
Fecha Lun 28/04/2025 12:18
Para Natalia Saenz <natali.saenz@ambipar.com>; Arturo Rojas <arturo.rojas@ambipar.com>; Rocio Valdez <rocio.valdez@ambipar.com>

Buen dia

Natali de iberplast

Las tortas que se indican de precio $520 deben ser asignadas con el cod PLA13
Policarbonato debe ser asignado al cod PLA10

Barrido debe ser asignado al cod PLA29

Y Torta de precio $400 debe ser asignada a cod PLA16

Quedamos atentos a la asignacion para el ingreso de esa informacion
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ECOPOSITIVAS.A.S
"Somos lideres en brindar soluciones ambientales altamente eficientes"”
Cel : 302 3305499

De: Natalia Saenz <natali.saenz@ambipar.com>

Enviado: miércoles, 23 de abril de 2025 11:40

Para: Arturo Rojas <arturo.rojas@ambipar.com>; Brayan Martinez <brayan.martinez@ambipar.com>
Asunto: RE: ASIGNACION ECOPOSITIVA ABRIL - ACTA #34-35-36 - LICITACION 01-2025

Buen dia

@Brayan Martinez; agradezco tu colaboracidn creando os siguientes materiales para el cargue de iberplast en el sistema.
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28/4/25, 15:59

Correo: Natalia Saenz - Outlook

Cadigo Material Cantidad | Cantidad | UMB | Precio Valor a IVA
Sap Asignada | Asignada Ofertado | Facturar
Acta Cliente
1258983 PET 2440- 4580 KG $ $ $
CONTAMINADO- | 1250-890 520 | 2.381.600 | 452.504
TORTA
1284917 PET 170-620- 1030 KG 3 $ $
CONTAMINADO- 240 520 535.600 | 101.764
TORTA HF
1258978 PC TORTA 90-230- 690 KG $ $ $
CONTAMINADA 370 400 276.000 | 52.440
1513873 FINOS 110-130 240 KG $ $
POLICARBONATO 120 28.800
1229520 PET 340-460 800 KG $ $ $
CONTAMINADO 520 416.000 | 79.040
TORTA ARNITE R
1259004 BARRIDOS- 870-1000 1870 KG $ $ $
PROCESOS 120 224.400 | 42.636
1298221 TORTA PET IBP 950-380- 1840 KG $ $
510 520 956.800
ambipar®
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Natali Saenz
Asesora Comercial

asesorl@ecopositiva.com
Cel: 3112331216
www.ecopositiva.com

De: Arturo Rojas <arturo.rojas@ambipar.com>

Enviado:
Para: Natalia Saenz <natali.saenz@ambipar.com>
Asunto: RV: ASIGNACION ECOPOSITIVA ABRIL - ACTA #34-35-36 - LICITACION 01-2025

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGVjZGUSZ]RhLTIhMTItNDcSNy1hMDgwLTNINGIxMjhiMzA1ZAAQALYyRsmEWyY8pMoB9XrAZ2zIA%3D?...

lunes, 21 de abril de 2025 16:50

2/4


mailto:asesor1@ecopositiva.com
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ecopositiva.com%2F&data=05%7C02%7Cnatali.saenz%40ambipar.com%7C0bd1527a4a4e46391f9d08dd8678b2a2%7Ce69ba4e11b15486096f8e353f09a2c21%7C0%7C0%7C638814575212873186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Gs4fxet2e5BJfHuvTqb7RqfCTlmKV8W3ld0JcCob1Tc%3D&reserved=0

28/4/25, 15:59 Correo: Natalia Saenz - Outlook
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" El mundo donde los residuos se convierten en oportunidades"

De: Mario Maldonado Rodriguez <mmaldonado@iberplast.com.co>

Enviado: lunes, 7 de abril de 2025 10:15

Para: Arturo Rojas <arturo.rojas@ambipar.com>

Cc: Carlos David Rey Godoy <crey@iberplast.com.co>; Paula Alexandra Medina Sanchez <pamedinas@iberplast.com.co>
Asunto: ASIGNACION ECOPOSITIVA ABRIL - ACTA #34-35-36 - LICITACION 01-2025

No suele recibir correo electrénico de mmaldonado@iberplast.com.co. Por qué es esto importante

Buen dia,
De acuerdo con la oferta presentada por ustedes, se le asignaron los materiales abajo relacionados. Por favor tenga en cuenta que tiene méaximo dos dias

hébiles contados a partir del envio de este correo para realizar el pago respectivo, si en esos dos dias no recibimos su pago los materiales seran asignados a

otro cliente. Favor abstenerse de realizar el pago pasados los dos dias habiles.

De acuerdo con la asignacién favor realizar la consignacién al nimero de cuenta bancaria informada en la licitacion y enviarla al correo
mmaldonado@iberplast.com.co

Valor a consignar $5.547.584,00. Una vez recibido el comprobante de pago puede enviar los vehiculos para cargue, los cuales seran ingresados por orden
de llegada.

Solicitamos el favor que envien los vehiculos requeridos para que se cargue lo mas pronto posible.

Horarios de cargue: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Caodigo Material Cantidad | Cantidad | UMB | Precio Valor a IVA Total con # #
Sap Asignada | Asignada Ofertado | Facturar lva Acta | Licitacion
Acta Cliente

1258983 PET 2440- 4580 KG $ $ $ $ 34- 1
CONTAMINADO- | 1250-890 520 | 2.381.600 | 452.504 | 2.834.104 | 35-
TORTA 36

1284917 PET 170-620- 1030 KG $ $ $ $ 34- 1
CONTAMINADO- 240 520 | 535.600 | 101.764 637.364 35-
TORTA HF 36

1258978 PC TORTA 90-230- 690 KG $ $ $ $ 34- 1
CONTAMINADA 370 400 | 276.000 | 52.440 328.440 35-
36

1513873 FINOS 110-130 240 KG $ $ $ 34- 1
POLICARBONATO 120 28.800 28.800 35

1229520 PET 340-460 800 KG $ $ $ $ 35- 1
CONTAMINADO 520 | 416.000 | 79.040 495.040 36

TORTAARNITE R

1259004 BARRIDOS- 870-1000 1870 KG $ $ $ $ 35- 1
PROCESOS 120 | 224.400 | 42.636 267.036 36

1298221 | TORTAPET IBP | 950-380- 1840 KG $ $ $ 34- 1
510 520 | 956.800 956.800 | 35-
36

$
5.547.584
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28/4/25, 15:59 Correo: Natalia Saenz - Outlook

Correo Cliente: arturo.rojas@ambipar.com

' JEFE ADMINISTRATMG ¥ TI

5 MARIO MALDONADO R.

2 ot + 571 3693000 Ext 3944
'ber-'“ 41 "‘5 Cra 6 No. 19-29 Madrid-Colombio

Este correo electronico y sus anexos contienen informacion de naturaleza confidencial y/o privada, la cual se envia para la atencion exclusiva de la persona o entidad sefialada como destinataria. Si usted no
es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor proceda a contactar al remitente respondiendo al presente correo y elimine el mensaje original incluyendo sus archivos anexos. Si no esta
interesado en continuar recibiendo informacion o en ser contactado por IBERPLAST a traves de este medio o no ha recibido este mensaje en razon a sus labores profesionales o institucionales, podra
solicitar su retiro de nuestra base de datos por medio del envio de una comunicacion a la siguiente direccion (Carrera 6 No. 19 - 29 Madrid, Cundinamarca - Colombia) o por medio del correo electronico
(cumplimiento@iberplast.com.co) indicando su nombre, identificacion y solicitando su retiro de nuestros archivos. La respuesta a este mail con el envio de informacion personal propia o de terceros implica
su aceptacion inequivoca al eventual uso o tratamiento que de esta pueda realizar IBERPLAST. De igual forma implica el conocimiento de las politicas internas de proteccion de datos personales, la cual
podra solicitar a traves de los canales de contacto previamente descritos, en donde se detallan entre otros aspectos, los derechos que le asisten como titular de informacion para realizar consultas,
peticiones o reclamos relacionados con el tratamiento de informacion por parte de IBERPLAST.

Consulte la Politica de Proteccion de Datos Personales en nuestra pagina Web: www.iberplast.com.co/gobierno-corporativo

“La informacién contenida en este mensaje y en sus anexos es estrictamente confidencial. Si usted recibié por error esta comunicacion, por favor notificar inmediatamente esta circunstancia mediante
reenvio a la direccion electronica del remitente. Adicional, debera eliminarla, pues su uso no autorizado acarreara sanciones y medidas legales a que haya lugar. La Compafiia no se hace responsable por la

presencia en este mensaje o en sus anexos de algun virus o malware que pueda generar o genere dafios en sus equipos, programas o afecte su informacion”.

CONFIDENTIAL INFORMATION: All the information contained within this electronic message from Ambipar Group is covered by the
disclaimer at https://ambipar.com/disclaimer/

CONFIDENTIAL INFORMATION: All the information contained within this electronic message from Ambipar Group is covered by the
disclaimer at https://ambipar.com/disclaimer/

CONFIDENTIAL INFORMATION: All the information contained within this electronic message from Ambipar Group is covered by the
disclaimer at https://ambipar.com/disclaimer/
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