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RE: CONSOLIDADO INACSA - ECOPOSITIVA SERVICIOS 22 DIC/25 AL 22 ENERO/26

Desde Freyder Vera Suaza <freyder.vera@inacsa.com.co>
Fecha Mar 27/01/2026 9:03
Para Maria Paula Sánchez Beltrán <maria.sanchez@inacsa.com.co>; Johanna Saavedra

<johanna.saavedra@ambipar.com>
CC Arturo Rojas <arturo.rojas@ambipar.com>

Buen día Johanna,

Anexo imagen de OC ajustada.
 

 
Por favor tu ayuda con la facturación y con un copia digital de la factura.

Muchas gracias y quedo atento a sus comentarios.
 
Cordialmente,



Nota de Confidencialidad:

Este mensaje y/o sus anexos son de uso exclusivo del destinatario intencional y pueden contener información confidencial y/o legalmente

protegida. El Grupo Espumas Santafé no renuncia a su confidencialidad ni a su privilegio legal por una transmisión errónea. Si usted no es el

destinatario autorizado, por favor notifíquenos de inmediato, elimine este mensaje y sus anexos de su equipo y absténgase de cualquier

uso, retención, copia o difusión de su contenido. El uso no autorizado de la información aquí contenida se encuentra prohibido y puede ser

sancionado legalmente conforme a la Ley 1273 de 2009.Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la

Política de Tratamiento de Datos Personales de El Grupo Espumas Santafé, publicada en nuestro sitio web. Usted podrá consultar, reclamar,

modificar, actualizar, rectificar, suprimir o revocar la autorización otorgada respecto al tratamiento de sus datos, dirigiendo su consulta o

reclamo al correo oficial de cumplimiento: oficialdecumplimiento@colchon.com.co.

Confidentiality Notice:

This message and/or its attachments are intended solely for the use of the designated recipient and may contain confidential and/or legally

privileged information. Grupo Espumas Santafé does not waive confidentiality or legal privilege due to any erroneous transmission. If

you are not the intended recipient, please notify us immediately, delete this message and its attachments from your system, and refrain

from any use, retention, copying, or disclosure of its contents. Unauthorized use of the information contained herein is strictly

prohibited and may be subject to legal sanctions in accordance with Law 1273 of 2009.Personal data will be processed in compliance with

Law 1581 of 2012 and the Grupo Espumas Santafé Personal Data Processing Policy, published on our website. You may consult, request,

modify, update, rectify, delete, or revoke the authorization granted for the processing of your data by submitting your request to the

company’s compliance email: oficialdecumplimiento@colchon.com.co.

De: Maria Paula Sánchez Beltrán <maria.sanchez@inacsa.com.co>
Enviado: martes, 27 de enero de 2026 08:49
Para: Johanna Saavedra <johanna.saavedra@ambipar.com>; Freyder Vera Suaza <freyder.vera@inacsa.com.co>
Cc: Arturo Rojas <arturo.rojas@ambipar.com>
Asunto: Re: CONSOLIDADO INACSA - ECOPOSITIVA SERVICIOS 22 DIC/25 AL 22 ENERO/26
 
Buen día Johana,

Te comento que la OC ya quedó ajustada, te la comparto  en un momento.

Quedo atenta a la factura.

Obtener Outlook para iOS

De: Johanna Saavedra <johanna.saavedra@ambipar.com>
Enviado: Tuesday, January 27, 2026 8:43:33 AM
Para: Freyder Vera Suaza <freyder.vera@inacsa.com.co>
Cc: Maria Paula Sánchez Beltrán <maria.sanchez@inacsa.com.co>; Arturo Rojas <arturo.rojas@ambipar.com>
Asunto: RE: CONSOLIDADO INACSA - ECOPOSITIVA SERVICIOS 22 DIC/25 AL 22 ENERO/26
 
Cordial saludo Ing. Freyder y/o Paula!

mailto:oficialdecumplimiento@colchon.com.co
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https://aka.ms/o0ukef


Adjunto envío la liquidación final del consolidado incluyendo el material aprovechables, el Sr
Arturo me indicó que dicho material se va a liquidar con tarifa 2025 para éste periodo, mientras
se define la negociación del mismo.

De igual manera solicito el ajuste a la OC 4800029457 ya que no coincide con el valor a
facturar por servicios.

 

Quedo atenta ante cualquier inquietud que se pueda generar al respecto, mil gracias por su
atención.

Cordialmente,

Johanna Saavedra Cárdenas.
Asistente Comercial



Calle 18 # 65 B 80, Bogotá – Colombia
NIT 900428885 
3116743813
www.ecopositiva.com
johanna.saavedra@ambipar.com
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que sea necesario. 
ECOPOSITIVA SAS ESP comprometidos con el Medio Ambiente

De: Johanna Saavedra <johanna.saavedra@ambipar.com>
Enviado: lunes, 26 de enero de 2026 16:23
Para: Freyder Vera Suaza <freyder.vera@inacsa.com.co>
Cc: Maria Paula Sánchez Beltrán <maria.sanchez@inacsa.com.co>; Arturo Rojas <arturo.rojas@ambipar.com>
Asunto: RE: CONSOLIDADO INACSA - ECOPOSITIVA SERVICIOS 22 DIC/25 AL 22 ENERO/26
 
Cordial saludo Ing. Freyder!

Atendiendo a su observación y por instrucción del Sr Arturo se realiza ajuste a la liquidación del presente
consolidado, se ajustó el valor del transporte del servicio del día 05/12/25 y se incluye transporte para el
servicio del día 15/01/26 de acuerdo a las propuestas que aplican 2025 y 2026, quedo muy atenta a su
revisión, aprobación y Orden de Compra para facturar los servicios prestados.

Cordialmente,

Johanna Saavedra Cárdenas.
Asistente Comercial
Calle 18 # 65 B 80, Bogotá – Colombia
NIT 900428885 
3116743813
www.ecopositiva.com
johanna.saavedra@ambipar.com
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que sea necesario. 

http://www.ecopositiva.com/
http://www.ecopositiva.com/


ECOPOSITIVA SAS ESP comprometidos con el Medio Ambiente

De: Freyder Vera Suaza <freyder.vera@inacsa.com.co>
Enviado: viernes, 23 de enero de 2026 18:41
Para: Johanna Saavedra <johanna.saavedra@ambipar.com>
Cc: Maria Paula Sánchez Beltrán <maria.sanchez@inacsa.com.co>
Asunto: RV: CONSOLIDADO INACSA - ECOPOSITIVA SERVICIOS 22 DIC/25 AL 22 ENERO/26
 
Buen día Johanna,
 
Esperamos que hayan disfrutado y compartido con sus seres queridos las fiestas. Que este año venga lleno de
buenas noticias y muchos éxitos.

Por favor, nos podrían apoyar revisando la tarifa que se está cobrando por el servicio de transporte para la
recolección de materiales de acolchado y espumas. El valor reportado es muy similar al que se había
negociado cuando Ecopositiva realizaba la recolección de colchones en toda la ciudad y durante toda la
jornada. Actualmente, la recolección es puntual y no requiere mucho tiempo de cargue ni de gestión
documental, por lo que agradeceríamos revisar si es posible un ajuste en la tarifa.

Muchas gracias y quedo atento a sus comentarios.
 
Cordialmente,

Nota de Confidencialidad:

Este mensaje y/o sus anexos son de uso exclusivo del destinatario intencional y pueden contener información confidencial y/o legalmente

protegida. El Grupo Espumas Santafé no renuncia a su confidencialidad ni a su privilegio legal por una transmisión errónea. Si usted no es el

destinatario autorizado, por favor notifíquenos de inmediato, elimine este mensaje y sus anexos de su equipo y absténgase de cualquier

uso, retención, copia o difusión de su contenido. El uso no autorizado de la información aquí contenida se encuentra prohibido y puede ser

sancionado legalmente conforme a la Ley 1273 de 2009.Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la

Política de Tratamiento de Datos Personales de El Grupo Espumas Santafé, publicada en nuestro sitio web. Usted podrá consultar, reclamar,

modificar, actualizar, rectificar, suprimir o revocar la autorización otorgada respecto al tratamiento de sus datos, dirigiendo su consulta o

reclamo al correo oficial de cumplimiento: oficialdecumplimiento@colchon.com.co.

Confidentiality Notice:

mailto:oficialdecumplimiento@colchon.com.co


This message and/or its attachments are intended solely for the use of the designated recipient and may contain confidential and/or legally

privileged information. Grupo Espumas Santafé does not waive confidentiality or legal privilege due to any erroneous transmission. If

you are not the intended recipient, please notify us immediately, delete this message and its attachments from your system, and refrain

from any use, retention, copying, or disclosure of its contents. Unauthorized use of the information contained herein is strictly

prohibited and may be subject to legal sanctions in accordance with Law 1273 of 2009.Personal data will be processed in compliance with

Law 1581 of 2012 and the Grupo Espumas Santafé Personal Data Processing Policy, published on our website. You may consult, request,

modify, update, rectify, delete, or revoke the authorization granted for the processing of your data by submitting your request to the

company’s compliance email: oficialdecumplimiento@colchon.com.co.

De: Johanna Saavedra <johanna.saavedra@ambipar.com>
Enviado: viernes, 23 de enero de 2026 15:54
Para: Freyder Vera Suaza <freyder.vera@inacsa.com.co>
Cc: Maria Paula Sánchez Beltrán <maria.sanchez@inacsa.com.co>
Asunto: CONSOLIDADO INACSA - ECOPOSITIVA SERVICIOS 22 DIC/25 AL 22 ENERO/26
 
Cordial saludo Ing. Freyder y/o Paula!

Adjunto a este correo electrónico encontrará el consolidado correspondiente a las
transacciones realizadas durante el 22 de Dic /25 al 22 de Enero/26, en este archivo incluye
todos los detalles pertinentes, como: fechas, descripciones de los productos o servicios
adquiridos, precios unitarios y totales, entre otros.
 
Quedo atenta ante cualquier inquietud que se pueda generar al respecto, mil gracias por su
atención.

Cordialmente,

Johanna Saavedra Cárdenas.
Asistente Comercial
Calle 18 # 65 B 80, Bogotá – Colombia
NIT 900428885 
3116743813
www.ecopositiva.com
johanna.saavedra@ambipar.com
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que sea necesario. 
ECOPOSITIVA SAS ESP comprometidos con el Medio Ambiente

mailto:oficialdecumplimiento@colchon.com.co
http://www.ecopositiva.com/


CONFIDENTIAL INFORMATION: All the information contained within this electronic message from
Ambipar Group is covered by the disclaimer at https://ambipar.com/disclaimer/

Este mensaje y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional. Puede contener información confidencial o legalmente protegida. No existe
renuncia por parte de INACSA S.A.S., a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión errónea. Si usted no es el destinatario intencional del mensaje,
por favor infórmenos de inmediato y elimine el mensaje y sus anexos de su computador y sistema de comunicaciones o información. Cualquier uso no autorizado de
la información relacionada en este correo o sus anexos se encuentra prohibida y sancionada legalmente, tal como lo establece la ley 1273 de enero de 2009. Sus
datos personales serán tratados conforme la Ley 1581 de 2012 y nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales la cual se encuentra publicada en
https://americanadecolchones.com. Usted podrá consultar, reclamar, modificar, actualizar, rectificar, suprimir o revocar la autorización otorgada respecto del
tratamiento de sus datos, dirigiendo su consulta o reclamo al correo oficialdecumplimiento@colchon.com.co.

This message and/or its attachments are for the exclusive use of its intended recipient. It may contain confidential or legally protected information. There is no
waiver by INACSA S.A.S. of confidentiality or privilege for any erroneous transmission. If you are not the intended recipient of the message, please notify us
immediately and remove the message and its attachments from your computer and communications or information system. Any unauthorized use of the information
related to this email or its attachments is prohibited and legally sanctioned, as established by Law 1273 of January 2009. Your personal data will be treated in
accordance with Law 1581 of 2012 and our Personal Data Treatment Policy which is published at https://americanadecolchones.com. You may consult, claim,
modify, update, rectify, delete or revoke the authorization granted regarding the processing of your data, directing your query or claim to the email
oficialdecumplimiento@colchon.com.co.

CONFIDENTIAL INFORMATION: All the information contained within this electronic message from
Ambipar Group is covered by the disclaimer at https://ambipar.com/disclaimer/

Este mensaje y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional. Puede contener información confidencial o legalmente protegida. No existe
renuncia por parte de INACSA S.A.S., a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión errónea. Si usted no es el destinatario intencional del mensaje,
por favor infórmenos de inmediato y elimine el mensaje y sus anexos de su computador y sistema de comunicaciones o información. Cualquier uso no autorizado de
la información relacionada en este correo o sus anexos se encuentra prohibida y sancionada legalmente, tal como lo establece la ley 1273 de enero de 2009. Sus
datos personales serán tratados conforme la Ley 1581 de 2012 y nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales la cual se encuentra publicada en
https://americanadecolchones.com. Usted podrá consultar, reclamar, modificar, actualizar, rectificar, suprimir o revocar la autorización otorgada respecto del
tratamiento de sus datos, dirigiendo su consulta o reclamo al correo oficialdecumplimiento@colchon.com.co.

This message and/or its attachments are for the exclusive use of its intended recipient. It may contain confidential or legally protected information. There is no
waiver by INACSA S.A.S. of confidentiality or privilege for any erroneous transmission. If you are not the intended recipient of the message, please notify us
immediately and remove the message and its attachments from your computer and communications or information system. Any unauthorized use of the information
related to this email or its attachments is prohibited and legally sanctioned, as established by Law 1273 of January 2009. Your personal data will be treated in
accordance with Law 1581 of 2012 and our Personal Data Treatment Policy which is published at https://americanadecolchones.com. You may consult, claim,
modify, update, rectify, delete or revoke the authorization granted regarding the processing of your data, directing your query or claim to the email
oficialdecumplimiento@colchon.com.co.

Este mensaje y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional. Puede contener información confidencial o legalmente protegida. No existe
renuncia por parte de INACSA S.A.S., a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión errónea. Si usted no es el destinatario intencional del mensaje,
por favor infórmenos de inmediato y elimine el mensaje y sus anexos de su computador y sistema de comunicaciones o información. Cualquier uso no autorizado de
la información relacionada en este correo o sus anexos se encuentra prohibida y sancionada legalmente, tal como lo establece la ley 1273 de enero de 2009. Sus
datos personales serán tratados conforme la Ley 1581 de 2012 y nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales la cual se encuentra publicada en
https://americanadecolchones.com. Usted podrá consultar, reclamar, modificar, actualizar, rectificar, suprimir o revocar la autorización otorgada respecto del
tratamiento de sus datos, dirigiendo su consulta o reclamo al correo oficialdecumplimiento@colchon.com.co.

This message and/or its attachments are for the exclusive use of its intended recipient. It may contain confidential or legally protected information. There is no
waiver by INACSA S.A.S. of confidentiality or privilege for any erroneous transmission. If you are not the intended recipient of the message, please notify us
immediately and remove the message and its attachments from your computer and communications or information system. Any unauthorized use of the information
related to this email or its attachments is prohibited and legally sanctioned, as established by Law 1273 of January 2009. Your personal data will be treated in
accordance with Law 1581 of 2012 and our Personal Data Treatment Policy which is published at https://americanadecolchones.com. You may consult, claim,
modify, update, rectify, delete or revoke the authorization granted regarding the processing of your data, directing your query or claim to the email
oficialdecumplimiento@colchon.com.co.
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