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- SERVICIO

DESCRIPCION pehee PRECIO
Personal para organizacion de
Fibra de Vidrio Dia $99.000
Dia $15.000
Transporte personal
Elementos de protecciéon personal
Tibet, careta y guantes Un $48.000

Acepto las condiciones acordadas dentro de la propuesta comercial
Nro. de Ambipar Ecopositiva
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28/4/25, 10:37 Correo: Natalia Saenz - Outlook

[5 Outlook

SOLICITUD DE CREACION DE SERVICIO MANIP RESIDUOS FIBRA VIDRIO HINO

Desde Johanna Saavedra <johanna.saavedra@ambipar.com>
Fecha Sab 26/04/2025 11:21

Para Natalia Saenz <natali.saenz@ambipar.com>

cc Arturo Rojas <arturo.rojas@ambipar.com>

[ﬂJ 1 archivo adjunto (562 KB)
Prop. HINO Persona 25040101.pdf;

Buen dia Natali!
Solicito de tu amable ayuda con la creacidon de éste servicio para nuestro cliente en mencién para

proceder con el ingreso a Gresst y poder facturar, mil gracias!

Cordialmente

ambipar®

environment

ecopositiva

Johanna Saavedra Cardenas.

Asistente Comercial

Calle 18 # 65 B 80, Bogota — Colombia

NIT 900428885

3116743813

WWww.ecopositiva.com

johanna.saavedra@ambipar.com

Antes de imprimir este mensaje, asegurese de que sea necesario.
ECOPOSITIVA SAS ESP comprometidos con el Medio Ambiente

De: Arturo Rojas <arturo.rojas@ambipar.com>

Enviado: sabado, 26 de abril de 2025 10:59

Para: Johanna Saavedra <johanna.saavedra@ambipar.com>

Asunto: RE: Liquidacién actividad manipulacidn de residuos de fibra de vidrio HINO

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKAGVjZGUS5ZjRhLTIRMTItNDcSNy1hMDgwLTNINGIxMjhiMzA1ZAAQAMwbOa33WIdCu%2F5TxI1qPOQ%3D/sx... 1/4
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Envid propuesta para q facturen, el servicio ya se realizo

ambipar®

environment

ecopositiva

Arturo Rojas

Gerente comercial
https://www.linkedin.com/in/arturo-rojas-rivera-b53994a2/
Calle 18 # 65 B 80, Bogotd — Colombia

3014809842

www.ecopositiva.com

arturo.rojas@ambipar.com
" El mundo donde los residuos se convierten en oportunidades"

De: Johanna Saavedra <johanna.saavedra@ambipar.com>

Enviado: sabado, 26 de abril de 2025 10:15

Para: Arturo Rojas <arturo.rojas@ambipar.com>

Asunto: RV: Liquidacion actividad manipulacion de residuos de fibra de vidrio HINO

PTI

Cordialmente

ambipar®

environment

ecopositiva

Johanna Saavedra Cardenas.
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Asistente Comercial

Calle 18 # 65 B 80, Bogota — Colombia

NIT 900428885

3116743813

WWW.ecopositiva.com

johanna.saavedra@ambipar.com

Antes de imprimir este mensaje, asegurese de que sea necesario.
ECOPOSITIVA SAS ESP comprometidos con el Medio Ambiente

De: Sena Ambiental <senaambiental@hmmc.com.co>

Enviado: martes, 22 de abril de 2025 14:51

Para: Johanna Saavedra <johanna.saavedra@ambipar.com>

Cc: Zauly Juliette Ortiz Arias <zjortiz@hmmc.com.co>

Asunto: Liquidacion actividad manipulacion de residuos de fibra de vidrio

Buen dia Johanna, espero te encuentres muy bien.

Solicito tu amable colaboracion para realizar la liquidacion correspondiente a la actividad de
manipulacion de residuos de fibra de vidrio. Asi mismo agradezco tu colaboracién indicando
el costo del servicio de disposicion y las cantidades de residuo de fibra de vidrio que fueron
entregadas en la ejecucion de la actividad.

Quedo atenta a tu respuesta, para gestionar la orden de compra y radicar la factura para el
mes de mayo.

Gracias

Atentamente,

el

=1 § I D) Daniela Sofia Hernandez Rincén
Aprendiz Ambiental

Hino Motors Manufacturing Colombia S.A.S

Parque Industrial Potrero Chico Vereda Vuelta Grande Lote # 6 Km.1.5
Via Siberia-Cota

PBX: (57) (1) 877 33 77

senaambiental@hmmc.com.co

This message (including any attachments) is intended only for the use of the individual or entity to
which it is addressed and may contain information that is non-public, proprietary, privileged,
confidential, and exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient,
you are hereby notified that any use, dissemination, distribution, or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this communication in error, notify us immediately by

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKAGVjZGUS5ZjRhLTIRMTItNDcSNy1hMDgwLTNINGIxMjhiMzA1ZAAQAMwbOa33WIdCu%2F5TxI1qPOQ%3D/sx...
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telephone and (i) destroy this message if you can acces to a copy printed (ii) delete this message
immediately if this is an electronic communication.

Este mensaje (incluido cualquier archivo adjunto) esta destinado Unicamente al uso de la persona o
entidad a la que va dirigido y puede contener informacion no publica, de propiedad, privilegiada,
confidencial y exenta de divulgacion en virtud de la legislacién aplicable. Si usted no es el destinatario,
se le notifica que cualquier uso, difusion, distribucion o copia de esta comunicacién esta estrictamente
prohibido .Si ha recibido esta comunicacion por error, notifiquelo inmediatamente por teléfono y (i)
destruya este mensaje si puede acceder a una copia impresa (ii) borre este mensaje inmediatamente si
se trata de una comunicacién electronica.

CONFIDENTIAL INFORMATION: All the information contained within this electronic message from
Ambipar Group is covered by the disclaimer at https://ambipar.com/disclaimer/

CONFIDENTIAL INFORMATION: All the information contained within this electronic message from
Ambipar Group is covered by the disclaimer at https://ambipar.com/disclaimer/

CONFIDENTIAL INFORMATION: All the information contained within this electronic message from
Ambipar Group is covered by the disclaimer at https://ambipar.com/disclaimer/
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