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SOLICITUD VERIFICACION-ACTUALIZACION NUEVAS TARIFAS CENCOSUD NOVIEMBRE 25

Desde Johanna Saavedra <johanna.saavedra@ambipar.com>

Fecha Sab 6/12/2025 10:10

Para Yennyffer Ospina <yennyffer.ospina@ambipar.com>

CC  Arturo Rojas <arturo.rojas@ambipar.com>; Rocio Valdez <rocio.valdez@ambipar.com>

0 1 archivo adjunto (517 KB)
INCREMENTO_DE_TARIFAS pdf;

Cordial saludo Yennyffer!

Solicito de tu amable ayuda para verificar la actualizacidn de las nuevas tarifas de transporte para Cencosud en Gresst, ya que segun la revision de Rocio ( ver
historial correo) hay sedes que no la tienen actualizada, mil gracias, quedamos atentos para poder facturar.

TRANSPORTE ESCOMBRO SENCILLO Easys Bogota $308.170=

TRANSPORTE ESCOMBRO SENCILLO fuera Bogota: EASY SOACHA-EASY EL PRADO MEDELLIN-CENCOSUD COLOMBIA SA - SEDE EASY ALTOS DEL PRADO B/QUILLA
$511.750=

TRANSPORTE ESCOMBRO SENCILLO EASY MAYALES -VALLEDUPAR $695.000=

Cordialmente,

ambipar®

environment
ecopositiva

Johanna Saavedra Cardenas.

Asistente Comercial

Calle 18 # 65 B 80, Bogota — Colombia

NIT 900428885

3116743813

www.ecopositiva.com

johanna.saavedra@ambipar.com

Antes de imprimir este mensaje, asegurese de que sea necesario.
ECOPOSITIVA SAS ESP comprometidos con el Medio Ambiente

De: Rocio Valdez <rocio.valdez@ambipar.com>

Enviado: viernes, 5 de diciembre de 2025 9:55

Para: Johanna Saavedra <johanna.saavedra@ambipar.com>; Hernan Rueda <hernan.rueda@ambipar.com>

Cc: Brayan Martinez <brayan.martinez@ambipar.com>; Maria Giraldo <maria.giraldo@ambipar.com>; Javier Rivera <javier.rivera@ambipar.com>
Asunto: RE: SOLICITUD VERIFICACION-AJUSTE CENCOSUD NOVIEMBRE 25

Cordial saludo Johanna,
LA correccion la deben hacer de otra area, ya que ningun valor esta con la tarifa que me indicas.

Adjunto pantallazo.
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Nueva Solicitud (® Recoleccién O Recepcién

@®®® Datos Generales

SOLICITANTE TRANSPORTADOR *
CENCOSUD COLOMBIA SA v ehic Jov7el
de recolecc CENCOSUD COLOMBIA SA - SEDE EASY CALLE 80 - Conductor | YONNY MAURICIO GOMEZ SEPULVEDA
PERIODO
2025/11/28
AM
Soportes
+  Material Tratamiento Gantidad Embalaje Peso Kg Volumen Referencia  SCompra $Senvicio Servicios Notas Sopor
8 TRANSPORTEESCOMBRO .  TRANSPORTE 1 0 0 511750
8 SERVICIO TRANSPORTE TRANSPORTE 1 Sinembal 0 0 445000
] E X T 1 Sinembal 0 0 282000

Agradezco la atencién prestada, quedo atenta a comentarios.

Atentamente,

ambipar®

environment
ecopositiva

Angela Rocio Valdes Cadena
Coordinador Logistico

* Calle 18 # 65 B 80, Bogoté — Colombia
3112332531

WwWw.ecopositiva.com
rocio.valdez@ambipar.com

Antes de imprimir este mensaje, asegurese de que sea necesario.
ECOPOSITIVA SAS ESP comprometidos con el Medio Ambiente

a Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Johanna Saavedra <johanna.saavedra@ambipar.com>

Enviado: jueves, 4 de diciembre de 2025 16:32

Para: Rocio Valdez <rocio.valdez@ambipar.com>; Hernan Rueda <hernan.rueda@ambipar.com>

Cc: Brayan Martinez <brayan.martinez@ambipar.com>; Maria Giraldo <maria.giraldo@ambipar.com>; Javier Rivera <javier.rivera@ambipar.com>
Asunto: SOLICITUD VERIFICACION-AJUSTE CENCOSUD NOVIEMBRE 25

Cordial saludo Rocio y/o Don Hernan!

Solicito de su amable ayuda para verificar cantidad de servicios en Cencosud Barranquilla y corregir tarifa de transporte para Bogotd, mil gracias, quedo muy

atenta!
Nu.m.ero Deposito Origen Vehiculo Fecha Inicio Fechz.a Fecha Fin |Estado Etapa Material TIPO D
Solicitud Recepcion Residuo
CENCOSUD COLOMBIA SA - SEDE EASY . . TRANSPORTE ESCOMBRO
50156 ALTOS DEL PRADO B/QUILLA FST688 114/11/202514/11/2025 |14/11/2025 Activo Procesamiento MIXTOS SERVICIOS [TI

50674 CENCOSUD COLOMBIA SA - SEDE EASY WOY20628/11/2025/28/11/2025 |28/11/2025|Activo Procesamiento TRANSPORTE ESCOMBRO SERVICIOS [TI
CALLE 80 MIXTOS
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CENCOSUD COLOMBIA SA - SEDE EASY . . TRANSPORTE ESCOMBRO

50701 CIUDAD BOLIVAR WGP07829/11/2025(29/11/2025 29/11/2025 Activo |Procesamiento MIXTOS SERVICIOS [TI
CENCOSUD COLOMBIA SA - SEDE EASY . . TRANSPORTE ESCOMBRO

50705 EL CORTLIO OCCIDENTE WOY20629/11/2025(29/11/2025 29/11/2025 Activo |Procesamiento MIXTOS SERVICIOS [TI

Cordialmente,

ambipar®

environment
ecopositiva

Johanna Saavedra Cardenas.

Asistente Comercial

Calle 18 # 65 B 80, Bogota — Colombia

NIT 900428885

3116743813

WWW.ecopositiva.com

johanna.saavedra@ambipar.com

Antes de imprimir este mensaje, asegurese de que sea necesario.
ECOPOSITIVA SAS ESP comprometidos con el Medio Ambiente
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Torres Gaitan, Francisco Javier

De: Torres Gaitan, Francisco Javier

Enviado el: miércoles, 29 de octubre de 2025 09:25 a. m.

Para: Delgado Ramirez Karen Yesenia; Rivera Suarez, Paola Andrea; Rojas Rincon, Cristian
Andres (Externo - ACCION CAUCA S.AS); Jaime Vega, Karen Jeen

Asunto: INCREMENTO TARIFAS RECOLECCION, TRANSPORTE Y GESTION FINAL DE RESIDUOS
ESPECIALES

Buenos dias a todos,

Quiero informarles que actualmente se encuentra en curso la negociacion
correspondiente al Servicio de Recoleccion, Transporte y Gestidon Final de Residuos
Especiales 2024-2026, bajo el nimero de licitacion WS4770741232, formalizado
mediante los Términos y Condiciones No. CW2330286. En el marco de este proceso,
se ha definido un incremento de tarifas, aplicable segun las siguientes condiciones:

1. Incremento por regidn
. Bogota: incremento del 9,28%, correspondiente al IPC afio 2024.
. Fuera de Bogota: el ajuste se calcula con base en el siguiente polinomio de
actualizacion:

o Porcentaje de incremento del Salario Minimo Mensual Legal Vigente
(SMMLV), equivalente al 70% de la carga total de costos.

o Porcentaje de incremento del precio promedio del combustible (diésel y/o
gasolina) segun fuente oficial, equivalente al 20% de la carga total de
costos.

o Otros factores relevantes (pdlizas, seguros, mantenimiento, insumos y
demas costos operativos), equivalentes al 10% de la carga total de costos,
los cuales se ajustaran conforme al IPC certificado por el DANE para el
periodo correspondiente.

2. Resumen del calculo de incremento fuera de Bogota

Indicador % indicador Peso Resultado
salario minimo mensual legal 12% 70% 8%
indice de Precios al Consumidor 9% 10% 1%
combustible 28.36% 20% 6%

15.0%

3. Nuevas tarifas



Transpoorte Bogota $ 308,169.60
Transpoorte Fuera Bogta $ 511,750.00
Transporte Mayales $ 695,000.00
Bighag $ 7,649.60

Estas tarifas deben iniciar desde el 1 de noviembre de 2025 por favor informar a las
personas que emiten las Solped para evitar malos entendidos

Cordial saludo;

Francisco Javier Torres G.
V. SERVIR DE FOR

Negociador de Servicios
cencosy : EXTRAORDINAI
Gerencia Procurement EN CADA MOME}

@ Cel : +57 3168333104
® Cencosud Colombia




